
Ogge�o: Fwd: Re: mantenimento prezzi

Mi�ente: economato <economato@asst-valcamonica.it>

Data: 14/01/2019, 08:23

A: protocollo@asst-valcamonica.it

-------- Messaggio Inoltrato --------

Ogge�o:Re: mantenimento prezzi

Data:Sat, 12 Jan 2019 21:03:48 +0100

Mi�ente:Elvira Raimo <eraimo@pdcorp.com>

A:economato <economato@asst-valcamonica.it>

Buongiorno,

con la presente vi confermo i prezzi per l'anno 2019.

Cordiali Salu/

Elvira Raimo
Account Manager
PDC HEALTHCARE

Numero Verde 800872118
Fax:+39 02 4440 32 85

eraimo@pdcorp.com
www.pdchealthcare.it

On Fri, Jan 11, 2019 at 9:00 AM economato <economato@asst-valcamonica.it> wrote:

Buongiorno,

in riferimento al nostro decreto 599/17 Asst della Valcamonica, 

chiediamo conferma del mantenimento dei prezzi della Vostra offerta Td. 

207510 in Mepa del 13/7/2017 in quanto dovremmo procedere all'acquisto 

di ulteriori prodotti (richiesta già inserita al punto 5 del capitolato 

tecnico).

Ringrazio e resto in attesa di Vostro cortese riscontro.

-- 

Paola Dattisi

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

ASST della Valcamonica

TEL. 0364-329208
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FAX. 0364-329318 

NOTA: SI comunica che lo STANDARD dell'Azienda ASST della Valcamonica

per la gestione documentale è

      l' "UNI CEI ISO/IEC 26300"

OpenDocument (ODF), Formato OASIS Open Document per Applicazioni

d'Ufficio). Formato aperto orientato alla INTEROPERABILITA' nella

produttività di ufficio (documenti di testo, foglio di calcolo, diagrammi,

presentazioni)

Si richiede che tutti i documenti trasmessi alla nostra Azienda rispettino

tale standard oppure, in sub ordine, che si utilizzi il formato

proprietario di Microsoft Office VERSIONE 2000/XP.

Per i documenti che non dovessero rispettare tali formati verrà richiesta

la ritrasmissione.

Distinti Saluti.

-----------------------------------------------------------

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in

questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.

Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad

eliminarlo senza copiarlo ed a non inoltrarlo a terzi, dandocene

gentilmente comunicazione. Grazie. 
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